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Douglas,
Aprovado.

Abs,
SUCESSO

Ricardo Fera

ricardo@ricardofera.com.br

SKYPE = ricardofera2005
www.ricardofera.com.br
LA.P.H. 11.3277.4204
CEL. 11.9274.8702

-—--- Original Message ----

"Ricardo Fera" <ricardo@ricardofera.com.br>

Re: Autorizacdo desenvolvimento do site

6 de junho de 2006 10h6min44s GMT-03:00

<douglas@sossai.com.br>

<ricardo@ricardofera.com.br>

sossai-douglas @sossai.com.br

(gmail 24931 invoked from network); 6 Jun 2006 13:11:51 -0000

from unknown (HELO RF) (ricardo@ricardofera.com.br@201.6.103.174) by hm47.locaweb.com.br
with SMTP; 6 Jun 2006 13:11:51 -0000

<001801c6896a%$10017ef0$0500a8c0@PNL.MSFT>
<B8595C8E-5A1E-45BB-B795-62F2C12BCB34 @sossai.com.br> <12FDD6A7-D745-4884-8A8C-
C6B93977F5FA@sossai.com.br>
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High

Microsoft Outlook Express 6.00.2900.2869

"Ricardo Fera" <ricardo@ricardofera.com.br>

Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.2869

- From: <douglas@sossai.com.br>

To: "Ricardo Fera" <ricardo@ricardofera.com.br>
Sent: Monday, June 05, 2006 4:24 PM
Subject: Fwd: Autorizacdo desenvolvimento do site

Oi Ricardo,

conforme nos falamos, segue a proposta para sua aprovacio:

Projeto do site, Configuracdo e adaptacdo das ferramentas (estimado

18 horas):
R$ 1.800,00

Arte e programacao para 8 sec¢des:

R$ 800,00

Administracao do site: Hospedagem com 100MB de espaco e 2GB de
transferéncia, 20 contas de e-mail,

licenca de uso da ferramenta de gerenciamento de conteldo, MailTo,
relatério de visitagdo, 3 horas de servicos de design ou programacao

por més.
R$ 500,00/més.

Prazo de entrega: 30 dias



Forma de pagamento: Desenvolvimento - 12 parcelas de R$ 217,00
faturado para todo dia 10 a partir de 15/06/2006

Administracdo: mensalmente, faturado para todo dia 05 a partir de
05/07/2006.

Cancelamento: se houver cancelamento antes do periodo de 12 meses, as
parcelas restantes do desenvolvimento serdo cobradas a vista.

Atenciosamente,

Douglas Sossai

LD Web - Comunicacao e Internet
11 8187-1381 - 11 3078-0222
douglas@ldweb.com.br
http://www.ldweb.com.br



